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% Keyla <licitacao@daeamericana.sp.gov.br>

:MERICAN:
Fwd: ESCLARECIMENTO CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2025

Keyla <licitacao@daeamericana.sp.gov.br> 19 de fevereiro de 2025 as 12:09
Para: pedro.viana@gimave.com.br

Bom dia.

Segue abaixo a resposta em vermelho.

POR FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.
At.te.

---------- Forwarded message ---------

De: James de Oliveira <rh@daeamericana.sp.gov.br>

Date: ter., 18 de fev. de 2025 as 10:34 )

Subject: Fwd: ESCLARECIMENTO CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2025
To: Keyla <licitacao@daeamericana.sp.gov.br>

Bom dia.

Segue o questionamento.

---------- Forwarded message ---------

De: Pedro Baptista Ewers Viana <pedro.viana@gimave.com.br>
Date: ter., 18 de fev. de 2025 as 10:13

Subject: ESCLARECIMENTO CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2025
To: rh@daeamericana.sp.gov.br <rh@daeamericana.sp.gov.br>

Prezados, Espero que estejam bem.

A empresa GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAGCOES LTDA, CNPJ: 05.989.476/0001-10, Inscri¢&o
Estadual: isenta, vem, por meio deste, solicitar esclarecimentos sobre o edital supracitado:

Este edital tem por objeto o credenciamento de empresas especializadas na prestagéo de servicos de
gerenciamento, fornecimento e administragéo de beneficio de auxilio alimentagdo na forma de cartdo alimentagao
eletrénico com chip de seguranga e tecnologia de comunicagéo por aproximagéao (NFC, QR CODE e/ou similares),
conforme condi¢des descritas neste edital e seus anexo
1) Qual o quantitativo minimo de estabelecimentos a serem credenciados?

Resposta: Ndo foi exigida rede minima de credenciados.

Atenciosamente
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Pedro Viana
Analista de Licitagdo

i, (45) 3197-9977 1, (45) 98821-0580
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